
ORTALAMALAR 11 4,444 9,889 3,944 2,037 3,435 3,407 2,315 2,829 16,85 4,315 15,77 3,767 3,721 2,259 5,429 3,256 3,662 4,651 4,093 2,889 7,455 5,182 1,255 3,364 3,636 0,5 2,727 1,818 0,463 48,33 24,09 42,31

S.N.ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
KURS 

SINIF
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N

448 YUSUF ÖZKANSAY-1 18 2 17,5 10 0 10 9 1 8,75 17 3 16,25 8 2 7,5 10 0 10 7 3 6,25 0 0 0 79 11 76,25

498 BUSE COŞKUNCASAY-1 18 2 17,5 9 1 8,75 7 1 6,75 17 3 16,25 5 4 4 9 1 8,75 8 2 7,5 0 0 0 73 14 69,5

407 MEHMET CAN USLUSAY-4 15 4 14 7 1 6,75 6 2 5,5 18 2 17,5 7 3 6,25 9 0 9 7 3 6,25 0 0 0 69 15 65,25

296 BERKAN BERBERSAY-1 19 0 19 4 0 4 6 1 5,75 18 0 18 7 3 6,25 3 1 2,75 3 3 2,25 0 0 0 60 8 58

308 ŞAMİL ZUKUSAY-1 17 2 16,5 6 0 6 6 1 5,75 17 3 16,25 3 7 1,25 8 2 7,5 5 2 4,5 0 0 0 62 17 57,75

557 HATİCE TÜRKYILMAZSAY-1 16 1 15,75 7 1 6,75 5 2 4,5 15 5 13,75 4 6 2,5 9 1 8,75 6 4 5 0 0 0 62 20 57

618 HAVVANUR ÇETİNKAYASAY-3 16 1 15,75 6 1 5,75 5 2 4,5 18 1 17,75 0 0 0 7 3 6,25 7 2 6,5 0 0 0 59 10 56,5

73 ZEKİ BOZDOĞANLISAY-2 13 5 11,75 9 1 8,75 4 2 3,5 13 5 11,75 5 5 3,75 8 0 8 8 2 7,5 0 0 0 60 20 55

444 YASİN SALINSAY-2 15 3 14,25 5 2 4,5 9 1 8,75 14 6 12,5 6 4 5 5 5 3,75 7 3 6,25 0 0 0 61 24 55

252 EFE KARABEY BOZKAYAEA-1 18 1 17,75 3 2 2,5 1 0 1 24 6 22,5 0 0 0 8 6 6,5 5 3 4,25 1 1 0,75 59 19 54,25

620 RAFET KEREM ALBAYRAKSAY-2 15 5 13,75 5 3 4,25 6 2 5,5 18 2 17,5 3 4 2 7 3 6,25 6 4 5 0 0 0 60 23 54,25

814 KAĞAN ACURSAY-3 14 4 13 7 0 7 3 2 2,5 14 2 13,5 2 4 1 6 1 5,75 8 1 7,75 0 0 0 54 14 50,5

412 İZZET ULUSAY-2 12 5 10,75 1 0 1 2 1 1,75 18 2 17,5 7 3 6,25 6 4 5 8 2 7,5 0 0 0 54 17 49,75

211 MUHARREM GÖKSÜNSAY-3 11 4 10 4 2 3,5 6 2 5,5 19 1 18,75 3 4 2 2 2 1,5 8 2 7,5 0 0 0 53 17 48,75

523 KÜBRA BAYRAKTARSAY-1 15 3 14,25 5 1 4,75 3 1 2,75 12 7 10,25 7 2 6,5 7 3 6,25 5 5 3,75 0 0 0 54 22 48,5

435 FATMA KOCAASLANSAY-2 14 3 13,25 4 2 3,5 3 2 2,5 17 3 16,25 4 2 3,5 5 3 4,25 5 3 4,25 0 0 0 52 18 47,5

746 HAVVA SUMRU SU ASLANSAY-2 14 5 12,75 8 2 7,5 3 5 1,75 12 8 10 7 2 6,5 7 3 6,25 4 6 2,5 0 0 0 55 31 47,25

406 ALİ EREN AKCAKOCASAY-2 9 6 7,5 2 0 2 2 1 1,75 17 3 16,25 7 3 6,25 6 4 5 8 2 7,5 0 0 0 51 19 46,25

261 BATUHAN SALSARSAY-2 13 3 12,25 8 2 7,5 3 5 1,75 13 5 11,75 4 4 3 8 1 7,75 3 4 2 0 0 0 52 24 46

403 MUSTAFA CEYLANSAY-4 13 3 12,25 5 3 4,25 4 2 3,5 13 4 12 6 3 5,25 6 4 5 4 4 3 0 0 0 51 23 45,25

158 ESRA GÜLBAHAREA-1 7 0 7 2 1 1,75 1 3 0,25 28 2 27,5 0 0 0 8 3 7,25 3 5 1,75 5 2 4,5 49 16 45

423 SEDA NUR DEVECİEA-2 7 1 6,75 2 0 2 2 0 2 24 5 22,75 0 0 0 12 3 11,25 2 6 0,5 4 3 3,25 49 18 44,5

312 AHMET B. PATIRSAY-3 11 3 10,25 4 0 4 4 3 3,25 17 2 16,5 6 3 5,25 3 4 2 4 3 3,25 0 0 0 49 18 44,5

823 FATMA NUR KÜÇÜKEA-1 9 6 7,5 3 5 1,75 5 1 4,75 25 5 23,75 0 0 0 8 6 6,5 2 6 0,5 5 2 4,5 52 31 44,25

468 DİLARA AKYAYLASAY-1 14 2 13,5 5 1 4,75 1 2 0,5 18 2 17,5 0 0 0 7 3 6,25 3 5 1,75 0 0 0 48 15 44,25

370 FATMA ÖZDEMİRSAY-1 12 4 11 5 1 4,75 1 2 0,5 14 5 12,75 5 2 4,5 7 3 6,25 5 5 3,75 0 0 0 49 22 43,5

98 MURATHAN DÖNMEZEA-1 7 0 7 3 1 2,75 3 2 2,5 20 9 17,75 0 0 0 9 3 8,25 6 2 5,5 4 3 3,25 48 20 43

417 UMUT KILIÇSAY-2 17 2 16,5 4 3 3,25 1 2 0,5 15 4 14 4 6 2,5 4 5 2,75 3 6 1,5 0 0 0 48 28 41

873 EMRAH DUMLUEA-2 14 4 13 3 1 2,75 0 3 -0,75 22 6 20,5 0 0 0 5 4 4 2 1 1,75 2 2 1,5 46 21 40,75

529 BUSE SENA YÜCELEA-1 5 5 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 27 3 26,25 0 0 0 7 8 5 4 3 3,25 0 0 0 46 21 40,75

5176 HATİCE GENÇOĞLUSAY-4 11 5 9,75 6 0 6 0 6 -1,5 14 6 12,5 5 4 4 6 4 5 6 4 5 0 0 0 48 29 40,75

860 ENES TANRIVERDİSAY-4 12 2 11,5 3 1 2,75 4 6 2,5 17 3 16,25 2 5 0,75 4 6 2,5 3 7 1,25 0 0 0 45 30 37,5

668 BEYZA HALATSAY-3 9 6 7,5 4 3 3,25 2 1 1,75 15 5 13,75 3 2 2,5 6 3 5,25 4 3 3,25 0 0 0 43 23 37,25

478 YUSUF İSPİREA-2 10 3 9,25 1 2 0,5 2 3 1,25 22 8 20 0 0 0 7 8 5 3 5 1,75 0 2 -0,5 45 31 37,25

349 EREN ERBAŞEA-1 5 4 4 2 6 0,5 4 6 2,5 23 7 21,25 0 0 0 6 9 3,75 6 2 5,5 5 2 4,5 46 36 37

257 ALİHAN KUMAŞSAY-3 12 4 11 3 0 3 4 0 4 7 3 6,25 4 4 3 5 3 4,25 6 3 5,25 0 0 0 41 17 36,75

110 HİKMET DALKARASAY-1 9 7 7,25 4 2 3,5 2 0 2 18 2 17,5 3 3 2,25 7 3 6 3 5,25 0 0 0 42 24 36

868 ÖMER FARUK ÖZBEKSAY-2 10 10 7,5 2 8 0 3 7 1,25 18 2 17,5 4 6 2,5 6 4 5 3 7 1,25 0 0 0 46 44 35

397 SELEN GÜNEYSUSAY-1 8 7 6,25 2 2 1,5 3 1 2,75 18 2 17,5 2 4 1 3 4 2 5 5 3,75 0 0 0 41 25 34,75

625 MUHAMMED AHMET CAN TOPÇUSAY-1 8 6 6,5 4 0 4 5 2 4,5 13 4 12 3 5 1,75 6 2 5,5 2 8 0 0 0 0 41 27 34,25

326 MEHMET YURTTAŞSAY-3 11 9 8,75 4 6 2,5 8 2 7,5 12 8 10 1 4 0 6 4 5 2 8 0 0 0 0 44 41 33,75

615 EMRE KAHRAMANEA-1 6 5 4,75 1 4 0 1 2 0,5 23 7 21,25 0 0 0 7 4 6 3 5 1,75 4 3 3,25 41 30 33,5

313 DOĞUKAN KAYAEA-1 5 2 4,5 2 2 1,5 0 0 0 24 5 22,75 0 0 0 5 3 4,25 1 2 0,5 0 0 0 37 14 33,5

779 TUĞBA BALCISAY-4 3 7 1,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 17 2 16,5 2 2 1,5 8 2 7,5 5 4 4 0 0 0 38 25 31,75

391 HALİL İBRAHİM KİLCİSAY-1 8 9 5,75 2 2 1,5 3 1 2,75 17 3 16,25 3 4 2 5 3 4,25 1 9 -1,25 0 0 0 39 31 31,25

439 SULTAN GÖZÜBÜYÜKSAY-3 6 4 5 1 0 1 5 0 5 13 5 11,75 1 2 0,5 3 1 2,75 4 1 3,75 0 0 0 33 13 29,75

140 HAKKI YENİCESAY-1 10 2 9,5 2 0 2 3 4 2 14 5 12,75 2 4 1 3 3 2,25 1 3 0,25 0 0 0 35 21 29,75

732 SİNAN ÖZDEMİRSAY-3 8 5 6,75 2 1 1,75 5 5 3,75 14 5 12,75 3 4 2 4 2 3,5 1 7 -0,75 0 0 0 37 29 29,75

1000 DERYA AYSAY-3 5 4 4 2 0 2 2 2 1,5 16 4 15 1 2 0,5 3 2 2,5 4 1 3,75 0 0 0 33 15 29,25

798 MELİKE COŞKUNSAY-2 10 6 8,5 4 2 3,5 1 2 0,5 12 7 10,25 3 4 2 2 6 0,5 3 3 2,25 0 0 0 35 30 27,5

76 FEYZA İKRA DURANSAY-2 9 11 6,25 4 6 2,5 6 3 5,25 11 6 9,5 3 4 2 1 9 -1,25 4 3 3,25 0 0 0 38 42 27,5

490 OĞUZHAN KARADİRLİKSAY-3 6 8 4 3 6 1,5 0 2 -0,5 13 6 11,5 3 5 1,75 3 4 2 3 6 1,5 0 0 0 31 37 21,75

824 AHMED YESEVİ TAŞCISAY-3 8 12 5 2 8 0 2 8 0 16 4 15 0 10 -2,5 3 7 1,25 4 6 2,5 0 0 0 35 55 21,25

733 BERNA PATATSAY-3 7 13 3,75 4 6 2,5 5 4 4 9 10 6,5 4 6 2,5 2 8 0 1 9 -1,25 0 0 0 32 56 18

656 RAMAZAN KÖMÜSAY-4 6 6 4,5 0 2 -0,5 0 1 -0,25 8 8 6 3 3 2,25 0 6 -1,5 2 8 0 0 0 0 19 34 10,5
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